
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞIRNAK CİZRE CİZRE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 112801 11.SINIF 1.DENEME 97 97 97 152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din KültürüMatematikT.Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 7,1 7,5 5,19 5,2 4,6 4,09 4,2 3,3 3,40 2,6 2,9 1,90 4,1 1,9 3,62 3,5 3,5 2,63 0,4 0,1 0,35 0,2 1,4 -0,14 0,3 0,7 0,13 0,6 0,7 0,36 28,226,621,53 157,510 119,330 193,710 0,000

Okul Ortalaması 6,0 7,5 4,14 3,7 4,4 2,63 3,0 3,0 2,27 2,2 2,6 1,57 3,8 1,8 3,35 2,9 3,9 1,90 0,6 0,1 0,55 0,3 2,1 -0,23 0,5 1,1 0,21 0,9 1,1 0,57 23,927,716,96 145,280 117,300 171,820 0,000

KATILIMLAR

1 0 FETTAH TUTUŞ 11C 14 9 11,7513 1 12,75 7 6 5,50 9 6 7,50 6 3 5,25 2 6 0,50 51 3143,25 213,075 1 14 102,965 68 112 319,990 1 5

2 0 MUSTAFA ARSOKAY 11C 9 12 6,00 12 3 11,25 7 4 6,00 5 1 4,75 6 0 6,00 5 3 4,25 44 2338,25 201,930 2 18 124,903 23 40 276,580 2 17

3 0 ESMANUR OKTAY 11C 9 15 5,25 9 5 7,75 8 4 7,00 6 0 6,00 6 0 6,00 6 6 4,50 44 3036,50 197,490 3 20 126,365 21 36 266,393 3 20

4 0 NAZLI ASLAN 11C 12 10 9,50 11 2 10,50 7 3 6,25 0 4 -1,00 6 0 6,00 4 3 3,25 40 2234,50 191,505 4 26 119,053 36 57 260,443 6 25

5 0 ESMA NUR MUNGAN 11C 10 12 7,00 8 6 6,50 8 7 6,25 4 2 3,50 6 3 5,25 6 8 4,00 42 3832,50 186,710 5 28 123,440 28 45 247,125 8 31

6 0 TÜRKİYE SEVİ Ç 11B 10 2 9,50 8 3 7,25 5 3 4,25 4 0 4,00 7 7 5,25 0 3 -0,75 2 6 0,50 2 3 1,25 38 2731,25 183,680 6 31 136,013 15 26 227,505 13 41

7 0 KEREM ÖZKAN 11D 8 11 5,25 11 4 10,00 9 5 7,75 3 3 2,25 5 4 4,00 3 3 2,25 39 3031,50 183,355 7 32 113,203 49 74 251,900 7 28

8 0 DİCLE ETEKİN 11C 13 9 10,75 6 7 4,25 8 4 7,00 0 5 -1,25 5 2 4,50 6 5 4,75 38 3230,00 180,355 8 35 127,828 20 35 228,235 12 40

9 0 BAKIŞ KAYASIZ 11D 7 12 4,00 8 5 6,75 8 4 7,00 6 2 5,50 8 1 7,75 1 7 -0,75 38 3130,25 178,750 9 37 95,653 88 141 261,710 5 23

10 0 BOTAN GÜN 11C 11 9 8,75 5 5 3,75 8 4 7,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 5 3,75 36 2629,50 178,665 10 38 121,978 30 48 231,810 10 38

11 0 HASAN ŞİMŞEK 11D 10 10 7,50 6 6 4,50 11 3 10,25 6 0 6,00 4 2 3,50 0 7 -1,75 37 2830,00 177,495 11 39 89,803 93 147 264,018 4 22

12 0 ELA ACET 11C 9 10 6,50 5 7 3,25 8 5 6,75 5 3 4,25 7 1 6,75 2 2 1,50 36 2829,00 176,410 12 40 108,815 54 83 242,090 9 37

13 0 ALİ TURSUN 11A 6 5 4,75 3 3 2,25 1 0 1,00 2 0 2,00 8 3 7,25 8 2 7,50 1 5 -0,25 2 6 0,50 2 3 1,25 33 2726,25 175,025 13 41 194,218 2 5 150,688 61 111

14 0 HAZRET RUVANAS 11C 10 3 9,25 6 4 5,00 3 5 1,75 5 4 4,00 5 1 4,75 4 3 3,25 33 2028,00 174,485 14 44 119,053 36 57 226,305 14 43

15 0 ADEM EMLEK 11C 10 10 7,50 5 5 3,75 8 4 7,00 3 2 2,50 3 3 2,25 5 6 3,50 34 3026,50 170,740 15 46 120,515 34 54 217,905 17 49

16 0 HASAN ŞAN 11B 6 4 5,00 5 3 4,25 6 1 5,75 6 5 4,75 6 2 5,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 30 2224,50 168,878 16 47 156,058 6 13 176,920 36 78

17 0 SULTAN İĞDİ 11C 12 11 9,25 5 9 2,75 9 4 8,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 8 0,00 35 3725,75 167,095 17 49 100,040 72 117 231,575 11 39

18 0 HALİME BERK 11A 12 2 11,50 4 3 3,25 1 3 0,25 1 3 0,25 5 2 4,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 6 0,50 3 2 2,50 31 2624,50 165,915 18 50 152,383 11 20 175,183 38 80

19 0 NİSA SABIR 11C 9 10 6,50 7 3 6,25 4 3 3,25 3 4 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 30 2224,50 165,080 19 51 114,665 47 71 213,105 18 50

20 0 FERİT AYAR 11C 12 10 9,50 9 5 7,75 0 5 -1,25 5 1 4,75 4 3 3,25 30 2424,00 163,995 20 52 119,053 36 57 205,108 23 55

21 0 FİLİZ SYILDIZ 11C 10 3 9,25 6 4 5,00 4 5 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 29 1924,25 163,625 21 54 105,890 59 91 218,400 16 48

22 0 MUMİN GÜN 11B 1 1 0,75 2 0 2,00 5 2 4,50 6 8 4,00 5 1 4,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 6 1 5,75 27 1822,50 161,450 22 55 185,418 3 6 138,075 71 124

23 0 FİDAN AKRİN 11D 7 9 4,75 6 8 4,00 6 8 4,00 6 0 6,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 30 2623,50 161,265 23 56 98,578 78 130 223,150 15 44

24 0 FURKAN DALMIŞ 11D 7 13 3,75 5 8 3,00 8 5 6,75 7 6 5,50 3 6 1,50 3 3 2,25 33 4122,75 160,490 24 58 113,203 49 74 206,493 22 54

25 0 VİYAN GERDAN 11B 3 6 1,50 2 4 1,00 5 1 4,75 4 2 3,50 7 0 7,00 1 7 -0,75 1 1 0,75 5 3 4,25 28 2422,00 159,823 25 59 163,345 4 10 156,168 56 105

26 0 DENİ Z FIŞKIN 11C 8 8 6,00 1 7 -0,75 5 4 4,00 6 5 4,75 4 3 3,25 5 3 4,25 29 3021,50 158,045 26 60 124,903 23 40 188,308 32 70

27 0 A.KERİM ÖZDEN 11A 7 6 5,50 1 0 1,00 1 3 0,25 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 2 -0,5026 2519,75 157,448 27 61 156,943 5 12 151,653 60 110

28 0 AYLİN KÖPRÜLÜ 11D 6 5 4,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 5 2,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 26 1921,25 155,370 28 62 98,578 78 130 211,293 19 51

29 0 NAZAR COŞKUN 11C 12 11 9,25 5 7 3,25 6 8 4,00 3 3 2,25 3 2 2,50 2 8 0,00 31 3921,25 155,305 29 63 100,040 72 117 207,860 21 53

30 0 ORHAN ŞAMAN 11C 5 8 3,00 6 7 4,25 1 2 0,50 3 3 2,25 7 2 6,50 4 1 3,75 26 2320,25 154,660 30 64 121,978 30 48 185,765 34 72
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 7,1 7,5 5,19 5,2 4,6 4,09 4,2 3,3 3,40 2,6 2,9 1,90 4,1 1,9 3,62 3,5 3,5 2,63 0,4 0,1 0,35 0,2 1,4 -0,14 0,3 0,7 0,13 0,6 0,7 0,36 28,226,621,53 157,510 119,330 193,710 0,000

Okul Ortalaması 6,0 7,5 4,14 3,7 4,4 2,63 3,0 3,0 2,27 2,2 2,6 1,57 3,8 1,8 3,35 2,9 3,9 1,90 0,6 0,1 0,55 0,3 2,1 -0,23 0,5 1,1 0,21 0,9 1,1 0,57 23,927,716,96 145,280 117,300 171,820 0,000

KATILIMLAR

31 0 MURAT KARADUMA 11C 10 4 9,00 9 5 7,75 2 2 1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 25 1720,75 154,235 31 65 102,965 68 112 202,708 25 57

32 0 ARJİN SA RIYILDIZ 11A 7 1 6,75 7 1 6,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 5 2 4,50 22 1318,75 154,128 32 66 206,630 1 3 100,220 94 148

33 0 FİLİZ KAKIZ 11C 8 14 4,50 6 5 4,75 6 6 4,50 4 2 3,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 28 3120,25 152,530 33 69 95,653 88 141 208,775 20 52

34 0 HARUN SLTK 11D 4 5 2,75 5 7 3,25 7 5 5,75 1 2 0,50 5 1 4,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 2219,50 152,303 34 70 114,813 46 70 188,518 31 69

35 0 EYLÜL SA RIYILDIZ 11A 3 3 2,25 4 1 3,75 6 0 6,00 5 2 4,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 22 1318,75 152,058 35 71 139,380 14 24 163,460 49 96

36 0 ÖZLEM KARTAL 11C 10 11 7,25 7 6 5,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 4 3 3,25 26 2819,00 150,985 36 72 119,053 36 57 179,815 35 76

37 0 YILMAZ AKDOĞAN 11D 6 13 2,75 4 7 2,25 6 7 4,25 7 7 5,25 6 3 5,25 1 5 -0,25 30 4219,50 150,865 37 73 98,578 78 130 203,010 24 56

38 0 ASYA BEYTER 11C 8 12 5,00 5 8 3,00 7 7 5,25 3 2 2,50 4 2 3,50 27 3119,25 150,235 38 74 100,040 72 117 199,318 28 61

39 0 UMUT TOĞRAP 11D 3 6 1,50 3 7 1,25 9 3 8,25 3 0 3,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 24 2019,00 149,605 39 75 98,578 78 130 200,963 26 58

40 0 REŞİT GARAN 11C 5 12 2,00 6 7 4,25 8 4 7,00 3 2 2,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 26 2819,00 149,585 40 76 98,578 78 130 200,728 27 59

41 0 SAVAŞ DOĞAN 11D 8 3 7,25 2 7 0,25 5 3 4,25 5 7 3,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 25 2419,00 149,375 41 77 98,578 78 130 198,260 29 62

42 0 PINAR KURT 11B 6 2 5,50 1 3 0,25 2 0 2,00 7 2 6,50 1 4 0,00 3 3 2,25 1 1 0,75 21 1517,25 147,275 42 80 153,845 10 18 138,478 69 122

43 0 MUHAMMED ÖZER 11D 1 2 0,50 4 3 3,25 6 4 5,00 2 2 1,50 7 2 6,50 1 0 1,00 21 1317,75 146,945 43 82 105,890 59 91 188,258 33 71

44 0 RAHMETE AYHAN 11D 5 10 2,50 6 6 4,50 3 2 2,50 5 1 4,75 4 4 3,00 23 2317,25 146,475 44 84 117,590 40 63 174,143 41 84

45 0 SEMANUR ALTAY 11D 3 11 0,25 9 3 8,25 5 7 3,25 4 7 2,25 5 3 4,25 0 2 -0,50 26 3317,75 146,265 45 85 97,115 86 138 196,280 30 63

46 0 NECAH TEKİN 11A 6 2 5,50 1 3 0,25 2 4 1,00 6 4 5,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 22 2316,25 145,000 46 86 154,140 9 17 133,208 77 131

47 0 EMRULLAH ACU 11B 3 2 2,50 3 3 2,25 4 1 3,75 5 1 4,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 5 -0,2521 1716,75 144,705 47 87 119,925 35 56 168,873 46 90

48 0 MUHAMMED UNAT 11D 4 8 2,00 4 5 2,75 4 6 2,50 1 0 1,00 6 2 5,50 3 2 2,50 22 2316,25 143,645 48 88 114,665 47 71 171,743 44 87

49 0 AYŞE BENZER 11B 2 6 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 6 3,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 1 4,75 21 1916,25 142,613 49 91 156,020 7 14 131,605 78 132

50 0 ZAHİDE ACAR 11B 5 7 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 3 3,25 3 6 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 22 2615,50 141,285 50 92 134,833 17 28 147,440 65 116

51 0 EYLÜL SATICI 11C 7 11 4,25 1 5 -0,25 4 5 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 21 2215,50 140,900 51 94 105,890 59 91 174,638 40 83

52 0 MERYEM ERDEN 11D 12 12 9,00 1 5 -0,25 4 7 2,25 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 23 3015,50 140,825 52 95 107,353 56 87 171,088 45 88

53 0 KEVSER UDUL 11A 4 5 2,75 1 5 -0,25 4 3 3,25 2 1 1,75 4 2 3,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,5021 2614,50 140,180 53 96 121,105 33 53 156,898 55 103

54 0 MUSTAFA ZEREN 11D 6 10 3,50 4 6 2,50 6 7 4,25 5 3 4,25 1 1 0,75 22 2715,25 140,160 54 97 104,428 63 102 174,990 39 82

55 0 SALİH ESİM 11B 3 6 1,50 8 3 7,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 5 2,75 0 8 -2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 23 3314,75 140,080 55 98 110,868 53 80 168,025 47 91

56 0 MİRAN SA RIYILDIZ 11A 6 4 5,00 1 1 0,75 4 4 3,00 4 4 3,00 2 6 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 19 2014,00 138,723 56 99 146,975 13 23 128,173 84 138

57 0 MİRAÇ CANDORUK 11D 6 13 2,75 2 9 -0,25 7 6 5,50 4 6 2,50 5 3 4,25 24 3714,75 138,535 57 100 100,040 72 117 176,660 37 79

58 0 FATMA YİĞİT 11B 5 2 4,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 20 2314,25 138,190 58 102 125,480 22 39 149,488 64 114

59 0 NAZLICAN ASLAN 11D 5 6 3,50 3 4 2,00 4 3 3,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 19 1914,25 137,770 59 104 107,353 56 87 167,085 48 94

60 0 MUSTAFA CENGİZ 11A 3 6 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 7 8 5,00 2 6 0,50 2 2 1,50 4 5 2,75 22 3313,75 137,173 60 107 154,275 8 16 120,595 89 143
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ŞIRNAK CİZRE CİZRE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 112801 11.SINIF 1.DENEME 97 97 97 152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din KültürüMatematikT.Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 7,1 7,5 5,19 5,2 4,6 4,09 4,2 3,3 3,40 2,6 2,9 1,90 4,1 1,9 3,62 3,5 3,5 2,63 0,4 0,1 0,35 0,2 1,4 -0,14 0,3 0,7 0,13 0,6 0,7 0,36 28,226,621,53 157,510 119,330 193,710 0,000

Okul Ortalaması 6,0 7,5 4,14 3,7 4,4 2,63 3,0 3,0 2,27 2,2 2,6 1,57 3,8 1,8 3,35 2,9 3,9 1,90 0,6 0,1 0,55 0,3 2,1 -0,23 0,5 1,1 0,21 0,9 1,1 0,57 23,927,716,96 145,280 117,300 171,820 0,000

KATILIMLAR

61 0 HASAN UCAŞŞ 11B 2 6 0,50 5 3 4,25 1 0 1,00 4 1 3,75 4 8 2,00 0 8 -2,00 3 7 1,25 4 3 3,25 23 3614,00 137,005 61 108 124,890 25 42 150,050 62 112

62 0 ZEYNEP GENCER 11C 9 13 5,75 2 4 1,00 6 6 4,50 2 4 1,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 23 3514,25 136,990 62 109 98,578 78 130 173,933 42 85

63 0 IRMAK SALTAN 11A 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 7 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 2413,00 136,423 63 111 133,530 18 30 137,135 73 126

64 0 REYHAN YILDIZ 11C 8 6 6,50 6 3 5,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 18 1813,50 136,030 64 112 111,740 51 77 157,770 52 100

65 0 YUSUF GÖÇMEN 11C 6 14 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 19 2313,25 135,880 65 113 116,128 43 66 154,380 58 107

66 0 ORHAN UYGUR 11B 4 4 3,00 4 2 3,50 1 2 0,50 5 5 3,75 2 6 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 19 2313,25 135,745 66 114 135,128 16 27 135,700 74 128

67 0 ENES ERCAN 11A 5 4 4,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 7 1,25 3 5 1,75 1 3 0,25 3 4 2,00 20 2613,50 134,865 67 115 128,393 19 34 141,818 67 119

68 0 KADRİYE ÇEKİN 11D 6 13 2,75 2 2 1,50 7 4 6,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 20 2813,00 134,640 68 116 108,815 54 83 159,533 51 99

69 0 TEKNUR GASIR 11B 5 3 4,25 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 16 1512,25 132,730 69 117 106,185 58 90 157,510 54 102

70 0 ROJDA ÖZMEN 11C 7 11 4,25 2 10-0,50 6 8 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 9 -1,25 23 4112,75 132,660 70 118 92,728 90 144 172,003 43 86

71 0 AHAKİ BEYLFN 11A 4 7 2,25 2 4 1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 4 3 3,25 1 8 -1,00 2 6 0,50 3 7 1,25 22 4111,75 132,018 71 119 122,998 29 47 140,005 68 121

72 0 MELİKE GÜN 11A 5 4 4,00 4 2 3,50 1 3 0,25 4 2 3,50 2 10-0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 18 2412,00 130,763 72 121 103,690 67 111 157,628 53 101

73 0 BERİTAN EKLİK 11D 6 10 3,50 3 7 1,25 3 7 1,25 3 6 1,50 5 3 4,25 20 3311,75 130,645 73 122 100,040 72 117 160,498 50 98

74 0 HATİP KAPLAN 11B 5 5 3,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 1 4,75 0 5 -1,25 15 1810,50 129,833 74 123 121,253 32 52 135,348 75 129

75 0 HELİN AKSIN 11D 3 16-1,00 6 7 4,25 4 10 1,50 2 8 0,00 6 2 5,50 2 5 0,75 23 4811,00 129,205 75 124 104,428 63 102 154,708 57 106

76 0 ROJİN ABAK 11A 7 6 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 0 8 -2,00 3 4 2,00 3 5 1,75 20 3810,50 127,348 76 125 115,095 45 69 138,478 69 122

77 0 HİCRET SÜSİN 11A 3 3 2,25 4 2 3,50 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 14 1510,25 127,110 77 126 124,890 25 42 129,465 82 136

78 0 İREM DOĞAN 11D 7 8 5,00 2 6 0,50 4 9 1,75 2 3 1,25 2 4 1,00 17 30 9,50 125,150 78 128 105,890 59 91 142,665 66 118

79 0 ESRA SEYLAM 11C 6 14 2,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 5 2 4,50 3 0 3,00 17 33 8,75 124,205 79 129 117,590 40 63 129,348 83 137

80 0 DILNİYE SARIYILD 11A 5 6 3,50 0 8 -2,00 3 5 1,75 6 2 5,50 14 21 8,75 123,328 80 132 148,130 12 22 100,220 94 148

81 0 HELİN GÖKALP 11B 2 9 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 15 26 8,50 123,200 81 133 115,833 44 68 130,640 79 133

82 0 ORHAN ÇEMAR 11B 5 5 3,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 13-0,25 0 6 -1,50 1 8 -1,0017 37 7,75 120,615 82 135 85,428 97 151 153,793 59 108

83 0 NERGİZ İŞSİZ 11D 6 8 4,00 0 6 -1,50 3 4 2,00 1 3 0,25 3 3 2,25 2 5 0,75 15 29 7,75 120,490 83 136 104,428 63 102 135,230 76 130

84 0 GAZEL İŞİ 11A 2 4 1,00 5 1 4,75 2 9 -0,25 3 5 1,75 1 4 0,00 2 5 0,75 15 28 8,00 120,270 84 137 111,728 52 79 130,523 80 134

85 0 GÜNEŞ KUTLU 11C 8 15 4,25 6 8 4,00 1 4 0,00 0 15-3,75 6 3 5,25 1 12-2,00 22 57 7,75 119,215 85 138 88,340 96 150 149,605 63 113

86 0 HASAN ŞAHNA 11D 3 8 1,00 3 4 2,00 1 4 0,00 5 8 3,00 12 24 6,00 117,060 86 139 117,590 40 63 115,560 91 145

87 0 RAMAZAN MÜLDÜR 11B 1 8 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 5 4 4,00 1 10-1,50 1 7 -0,75 3 2 2,50 14 37 4,75 114,268 87 140 124,755 27 44 103,325 93 147

88 0 ADEM İDİZ 11D 8 10 5,50 2 12-1,00 3 7 1,25 3 5 1,75 0 7 -1,75 16 41 5,75 114,040 88 141 89,803 93 147 137,160 72 125

89 0 ŞİRİN ANIL 11A 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 10-1,50 2 9 -0,25 2 7 0,25 14 36 5,00 113,995 89 142 100,925 71 116 124,925 86 140

90 0 M AHSEN EBRET 11B 2 6 0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 1 9 -1,25 1 6 -0,5013 34 4,50 113,208 90 143 103,998 66 110 121,065 88 142
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 7,1 7,5 5,19 5,2 4,6 4,09 4,2 3,3 3,40 2,6 2,9 1,90 4,1 1,9 3,62 3,5 3,5 2,63 0,4 0,1 0,35 0,2 1,4 -0,14 0,3 0,7 0,13 0,6 0,7 0,36 28,226,621,53 157,510 119,330 193,710 0,000

Okul Ortalaması 6,0 7,5 4,14 3,7 4,4 2,63 3,0 3,0 2,27 2,2 2,6 1,57 3,8 1,8 3,35 2,9 3,9 1,90 0,6 0,1 0,55 0,3 2,1 -0,23 0,5 1,1 0,21 0,9 1,1 0,57 23,927,716,96 145,280 117,300 171,820 0,000

KATILIMLAR

91 0 ENGİN DOĞAN 11B 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 4 2 3,50 3 6 1,50 1 9 -1,25 1 6 -0,5013 35 4,25 112,208 91 144 99,610 77 129 123,700 87 141

92 0 SEHER SÜER 11D 5 7 3,25 2 8 0,00 2 7 0,25 2 6 0,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 13 34 4,50 111,430 92 145 97,115 86 138 125,043 85 139

93 0 RAMAZAN BERK 11C 6 6 4,50 4 4 3,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 12 30 4,50 110,920 93 146 91,265 91 145 129,725 81 135

94 0 RUGEŞ BERK 11D 4 13 0,75 4 7 2,25 2 9 -0,25 1 1 0,75 0 6 -1,50 11 36 2,00 104,520 94 148 91,265 91 145 118,313 90 144

95 0 OMER SEVİNC 11C 4 7 2,25 3 9 0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 7 -1,75 9 34 0,50 100,415 95 150 89,803 93 147 111,020 92 146

96 0 YASEMİN MALKUÇ 11A 4 8 2,00 0 9 -2,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 23-0,75 99,588 96 151 97,275 85 137 100,220 94 148

97 0 NAZE ENGİN 11D 1 9 -1,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 27-2,75 93,075 97 152 102,965 68 112 83,680 97 152
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